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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2021 

 

DE: ANTONIO CARLOS CASTELLANI 

EMPRESA: MITRA ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA 

 
PEDIDO: 
 
Sra. Pregoeira, bom dia. 
 
Mitra Engenharia e Montagens Industriais Ltda, inscrita no CNPJ: 
73.678.005/0001-41, vêm por meio desta solicitar o esclarecimento de dúvida 
abaixo: 
 

 No valor mensal de R$ 21.000,00 das peças está incluso o BDI? Sendo 
positiva sua resposta, qual o percentual mínimo poderá ser aplicado? 
 

 Entendemos que o gás a ser fornecido por nós no material de consumo (Item 
3.13.1) é apenas o nitrogênio, oxigênio e acetileno. Nosso entendimento está 
correto? 
 

Resposta 

 

Manutenção de ar não utiliza nitrogênio, oxigênio e acetileno 
O gá referido são os de refrigeração EX :R22 

 
Fico no aguardo do esclarecimento. 
 
Atenciosamente. 
 
RESPOSTA: 

 
Prezado, Boa tarde. 
 
Conforme resposta da Assessoria Técnica não está incluso o BDI.  
 
Quanto aos gases a serem fornecidos estão descritos nos itens 61 a 64 do ANEXO A do 
Termo de Referência do Edital. O item 3.13.1 mencionado é um subitem da minuta de 
contrato que fala sobre os materiais a serem fornecidos, exemplificando alguns deles e 
não descrevendo exatamente o gás. 
 
 
Volta Redonda, 16 de Dezembro de 2021. 
 

 
Kamilla Ribeiro S. Telles  
Pregoeira – SAH 
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Data:  Thu, 16 Dec 2021 14:38:45 -0300 [14:38:45 GMT+3] 

De:  Claudia Freitas <claudia.freitas@hsjb.org.br>  

Para:  kamilla.telles@epdvr.com.br 

Assunto:  RES: Esclarecimento de dívida -        Pregão Eletrônico 05 9-2021        SAH-HSJB 

Cabeçalhos:  Exibir Todos os Cabeçalhos  

 

Respondo 

1 -não incluso BDI 

 

 
-----Mensagem original----- 

De: kamilla.telles@epdvr.com.br [mailto:kamilla.telles@epdvr.com.br] 

Enviada em: quinta-feira, 16 de dezembro de 2021 14:30 

Para: claudia.freitas@hsjb.org.br 

Cc: ester.manuthsjb@gmail.com 

Assunto: Fwd: Esclarecimento de dívida - Pregão Eletrônico 059-2021 SAH-HSJB 

 

 

Boa tarde, 

 

solicito por gentileza responder quanto ao seguinte questionamento referente 

ao serviço de manutenção de ar condicionado: 

 

"1) No valor mensal de R$ 21.000,00 das peças está incluso o BDI? Sendo 

positiva sua resposta, qual o percentual mínimo poderá ser aplicado?" 

 

Obrigada. 

 

Att. 

 

Kamilla Ribeiro S. Telles 

Serviço Autônomo Hospitalar - SAH 

Comissão Permanente de Licitação CPL 

Tel.: (24) 3339-4242 - Ramal 220 

 

 

 

 

 

----- Mensagem encaminhada de kamilla.licitacao@gmail.com ----- 

     Data: Thu, 16 Dec 2021 11:32:46 -0300 

     De: Kamilla Ribeiro <kamilla.licitacao@gmail.com> Endereço para 

Resposta (Reply-To): Kamilla Ribeiro <kamilla.licitacao@gmail.com> 

  Assunto: Fwd: Esclarecimento de dívida - Pregão Eletrônico 059-2021 

SAH-HSJB 

       Para: kamilla.telles@epdvr.com.br 

 

---------- Forwarded message --------- 

From: <andre@mitraengenharia.com> 

Date: Thu, Dec 16, 2021 at 11:18 AM 

Subject: ENC: Esclarecimento de dívida - Pregão Eletrônico 059-2021 SAH-HSJB 

To: <kamilla.licitacao@gmail.com> 
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Auxiliar Administrativo 

 

*andre@mitraengenharia.com <andre@mitraengenharia.com>* 
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*De:* andre@mitraengenharia.com <andre@mitraengenharia.com> *Enviada em:* 

quinta-feira, 16 de dezembro de 2021 11:12 

*Para:* 'kamilla.telles@epdvr.com.br' <kamilla.telles@epdvr.com.br> 

*Assunto:* ENC: Esclarecimento de dívida - Pregão Eletrônico 059-2021 

SAH-HSJB 

 

 

 

 

 

*De:* andre@mitraengenharia.com <andre@mitraengenharia.com> *Enviada em:* 

quinta-feira, 9 de dezembro de 2021 11:22 

*Para:* 'kamilla.telles@epdvr.com.br' <kamilla.telles@epdvr.com.br> 

*Assunto:* Esclarecimento de dívida - Pregão Eletrônico 059-2021 SAH-HSJB 

 

 

 

Sra. Pregoeira, bom dia. 

 

 

 

Mitra Engenharia e Montagens Industriais Ltda, inscrita no CNPJ: 

73.678.005/0001-41, vêm por meio desta solicitar o esclarecimento de dúvida 

abaixo: 

 

 

 

1) No valor mensal de R$ 21.000,00 das peças está incluso o BDI? Sendo 

positiva sua resposta, qual o percentual mínimo poderá ser aplicado? 

 

 

 

Atenciosamente, 
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*andre@mitraengenharia.com <andre@mitraengenharia.com>* 
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*De:* andre@mitraengenharia.com <andre@mitraengenharia.com> *Enviada em:* 

quarta-feira, 8 de dezembro de 2021 09:54 

*Para:* 'kamilla.telles@epdvr.com.br' <kamilla.telles@epdvr.com.br> 

*Assunto:* Esclarecimento de dívida - Pregão Eletrônico 059-2021 SAH-HSJB 

 

 

 

 

 

Sra. Pregoeira, bom dia. 
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Mitra Engenharia e Montagens Industriais Ltda, inscrita no CNPJ: 

73.678.005/0001-41, vêm por meio desta solicitar o esclarecimento de dúvida 

abaixo: 

 

 

 

1) Entendemos que o gás a ser fornecido por nós no material de consumo (Item 

3.13.1) é apenas o nitrogênio, oxigênio e acetileno. Nosso entendimento está 

correto? 

 

 

Resposta 

 

Manutenção de ar não utiliza nitrogênio, oxigênio e acetileno 

O gá referido são os de refrigeração EX :R22 

 

Fico no aguardo do esclarecimento. 

 

 

 

Atenciosamente, 
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----- Final da mensagem encaminhada ----- 
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